
Fwd: EDITAL (Processo nº 68/2017) MODALIDADE: PREGÃO Nº 08/2017 
1 mensagem

Anderson Corrêa <andeluiscor@gmail.com> qua, 28 de jun de 2017 às 17:38
Para: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br

Bom dia, quanto ao pagamento, os notas fiscais serão distintas, material e mão de obra? Sendo assim o custo fica
menor devido aos impostos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
Anderson L. Corrêa
   (51) 9698-3226



licitações 

De: "licitações" <licitacoes@camara-sm.rs.gov.br>
Data: quinta-feira, 29 de junho de 2017 09:18
Para: "Anderson Corrêa" <andeluiscor@gmail.com>
Assunto: Re: Fwd: EDITAL (Processo nº 68/2017) MODALIDADE: PREGÃO Nº 08/2017
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29/06/2017

conforme o modelo da proposta de preços, constante na página 23 do edital:
Quantificação do objeto:

O BDI referente a proposta apresentada é de: _____ %
Os Encargos Sociais referentes a proposta apresentada são de: _______%

dito isso e questionada a Diretoria Financeira quanto à situação, os licitantes devem separar os valores 
entre material permanente, demais materiais e mão de obra, com notas fiscais separadas para cada 
situação

lembrando, para fins de visita técnica, os horários de expediente normais da CMVSM são, conforme Ordem 
de Serviço 03/2017, exceto no caso de feriados ou ocasiões previstas no Decreto Executivo nº 34/2017 da 
Prefeitura Municipal de Santa Maria:
De segunda à quinta-feira: 8h às 12h, 13h30min às 17h30min
Sexta-feira, das 7h30 min às 13h30min

este email será publicado na página cmvsm, junto ao edital

cristiano portela
pregoeiro

From: Anderson Corrêa
Sent: Wednesday, June 28, 2017 5:38 PM
To: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br
Subject: Fwd: EDITAL (Processo nº 68/2017) MODALIDADE: PREGÃO Nº 08/2017

Bom dia, quanto ao pagamento, os notas fiscais serão distintas, material e mão de obra? Sendo assim o custo fica 

menor devido aos impostos. 

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­

De: Anderson Corrêa <andeluiscor@gmail.com>

Data: 23 de junho de 2017 09:32
Assunto: EDITAL (Processo nº 68/2017) MODALIDADE: PREGÃO Nº 08/2017

Para: licitacoes@camara­sm.rs.gov.br
Cc: "fonseca.luizeduardo" <fonseca.luizeduardo@yahoo.com.br>, Giovani Freitas <giovanifreittas@msn.com>

Bom dia, quanto ao edital em questão, temos algumas dúvidas, no que segue: 

1 ­ Observei somente homologação ANATEL no Patch Cord, a exigência é para todos os equipamentos?
2­ Qual o modelo de Swicht? Não há memorial descritivo.

Item Descrição Valor total

1 Material permanente para rede lógica (racks, swiths, 
patch panel) (quantificar)

2 Demais materiais para instalação de rede lógica (cabos, 
eletrocalhas, tubulações e demais acessórios) 
(quantificar);

3 Mão de Obra para execução do serviço (quantificar)



3 ­ Qual o modelo de Pacht Panel? Não há memorial descritivo.

4­ Não encontrei menção a certificação dos pontos.

"Considerando o padrão Ethernet, a partir do CAT.5e, todas elas permitem a transmissão de dados a uma velocidade 

de até 1Gb/s. Mas atingir uma conexão de 10TGb/s em 100 metros, só é possível com cabeamento categoria 6ª que é 

a única categoria capaz de cobrir esta taxa de transmissão nesta distância. " Ocorrendo certificação, será padrão 

CAT5e para equipamento CAT6?

No aguardo, obrigado

LSF Engenharia Eletrica Ltda

17.453.020/0001­10

­­

Anderson L. Corrêa

   (51) 99698­3226

­­

Anderson L. Corrêa

   (51) 9698­3226
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